
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ TYT KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-1 D.K.: 1201 (03-B SERİSİ) 74 120 120 1534

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,3310,89 20,61 2,68 1,41 2,33 2,20 1,08 1,93 2,61 0,79 2,41 3,14 1,00 2,89 0,01 0,01 0,00 8,54 2,88 7,83 1,65 0,66 1,49 1,46 1,36 1,12 1,93 1,02 1,67 1,58 0,54 1,45 49,1321,64 43,73 270,040

Okul Ortalaması 21,1212,59 17,97 2,70 1,31 2,38 2,16 1,38 1,82 1,95 0,78 1,75 3,01 1,08 2,74 0,00 0,01 0,00 4,11 2,35 3,52 0,50 0,32 0,42 0,88 0,78 0,68 1,15 0,57 1,01 0,77 0,35 0,68 38,3521,52 32,97 239,790

KATILIMLAR

1 0 EYÜP ENES AKGÜN 12A 34 5 32,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 10 1 9,75 3 1 2,75 6 0 6,00 6 1 5,75 4 1 3,75 77 13 73,75 363,739 192

2 296 A CAN YEŞİLYURT 12A 29 6 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 18 7 16,25 8 0 8,00 3 2 2,50 4 3 3,25 2 1 1,75 79 22 73,50 361,330 198

3 101 TUĞÇE İNCE 12E 24 10 21,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 15 6 13,50 6 2 5,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 61 22 55,50 308,116 421

4 7 BATUHAN GÜLLER 12B 25 13 21,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 18 0 18,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 61 26 54,50 304,919 446

5 986 SAADET ATASOY 12B 28 9 25,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 7 4 6,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 58 17 53,75 302,942 455

6 11 ARDA ŞAHİN 12B 29 6 27,50 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 11 0 11,00 1 0 1,00 54 6 52,50 298,433 489

7 59 NESİME NUR CAN 12B 23 12 20,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 5 11,75 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 57 23 51,25 295,567 509

8 104 DAMLA KÖKSEL 12C 31 5 29,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 3 4,25 1 0 1,00 1 0 1,00 54 10 51,50 295,498 510

9 69 BUSE MENEKŞE 12B 33 6 31,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 53 7 51,25 294,528 518

10 175 ELİF FEROĞLU 12A 30 7 28,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 2 4,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 55 19 50,25 292,089 535

11 40 MELEK AS*N 12E 26 12 23,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 10 1 9,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 54 15 50,25 291,903 538

12 9 BEYZA AL 12A 30 9 27,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 10 1 9,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 53 15 49,25 289,002 552

13 99 ELA NAZ ARSLAN 12D 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 52 12 49,00 288,075 565

14 109 FATMA KALAYCI 12A 30 9 27,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 4 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 2 3,50 1 3 0,25 55 27 48,25 286,906 575

15 66 SEMANURGÜR EL 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 52 15 48,25 286,842 576

16 10 AHMET PİR 12C 27 7 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 1 6,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 50 15 46,25 280,354 618

17 36 ŞEVVAL TUNÇAY 12E 29 9 26,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 6 3 5,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 50 21 44,75 276,024 656

18 0 ELİF G NDÜZ 12B 27 12 24,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 10 1 9,75 49 17 44,75 275,575 657

19 42 SEDEF CİN 12E 32 4 31,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 47 10 44,50 275,548 659

20 22 12B 29 10 26,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 47 18 42,50 269,430 710

21 14 ARDA CEYLAN 12B 26 12 23,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 6 4 5,00 1 1 0,75 47 19 42,25 268,474 720

22 137 ECENAZ BORAN 12A 21 12 18,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 1 4,75 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 46 19 41,25 267,209 741

23 43 AZRA ARSLAN 12A 22 18 17,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 3 3,25 5 1 4,75 2 2 1,50 2 1 1,75 48 28 41,00 266,511 748

24 39 SERBUĞ ÇAKIR 12C 24 7 22,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 0 2,00 43 12 40,00 263,635 780

25 63 SUDENAZ YALÇIN 12D 27 10 24,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 44 14 40,50 263,173 783

26 71 BENNUH GÖKTAŞ 12A 20 13 16,75 4 0 4,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 7 0 7,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 44 16 40,00 262,711 788

27 76 HIDIR DELEN 12B 19 11 16,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 12 4 11,00 45 21 39,75 261,097 802

28 64 BUSE MAYDA 12E 25 11 22,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 6 3 5,25 44 19 39,25 259,523 823

29 5 YAĞMUR ÇALIŞKAN 12E 27 10 24,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 42 17 37,75 255,673 859
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ TYT KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-1 D.K.: 1201 (03-B SERİSİ) 74 120 120 1534

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,3310,89 20,61 2,68 1,41 2,33 2,20 1,08 1,93 2,61 0,79 2,41 3,14 1,00 2,89 0,01 0,01 0,00 8,54 2,88 7,83 1,65 0,66 1,49 1,46 1,36 1,12 1,93 1,02 1,67 1,58 0,54 1,45 49,1321,64 43,73 270,040

Okul Ortalaması 21,1212,59 17,97 2,70 1,31 2,38 2,16 1,38 1,82 1,95 0,78 1,75 3,01 1,08 2,74 0,00 0,01 0,00 4,11 2,35 3,52 0,50 0,32 0,42 0,88 0,78 0,68 1,15 0,57 1,01 0,77 0,35 0,68 38,3521,52 32,97 239,790

KATILIMLAR

30 17 MELİKE ÇELİK 12D 24 11 21,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 42 18 37,50 255,289 861

31 318 MUSAB ŞAHİN 12E 26 11 23,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 42 18 37,50 254,949 864

32 74 NİSA AYNUR 12D 24 10 21,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 40 12 37,00 253,419 878

33 79 YUSUF KURNAZ 12B 21 19 16,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 27 36,25 251,393 900

34 6 DOĞAN TÜRKMEN 12D 23 13 19,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 12 6 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 42 23 36,25 250,925 903

35 121 ZEYNEP DEMİRCİ 12E 21 16 17,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 6 3,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 43 29 35,75 249,761 914

36 78 İREM BÜYÜKKAL 12B 28 7 26,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 7 2 6,50 41 22 35,50 248,383 922

37 49 SEVDA SELÇUK 12C 27 13 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 39 21 33,75 243,388 956

38 88 SAADET HATUN KIR 12A 15 18 10,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 4 0,00 2 1 1,75 10 13 6,75 2 5 0,75 4 2 3,50 5 1 4,75 1 2 0,50 45 48 33,00 243,326 957

39 41 RÜVEYDA NACAK 12C 23 16 19,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 40 30 32,50 240,355 980

40 33 İBRAHİM E 12 25 13 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 19 32,25 239,145 992

41 55 MERYEM DİNÇ 12C 23 12 20,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 37 23 31,25 237,107 1010

42 35 YASİR SALİH ERGÜN 12C 28 10 25,50 4 0 4,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 35 18 30,50 233,794 1037

43 21 MUSTAF BOLAT 12C 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 34 16 30,00 232,375 1047

44 102 MESUT GEVREKOĞLU 12B 19 16 15,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 34 28 27,00 224,071 1106

45 44 CAN ÇELİK  * DEMİR 12C 23 9 20,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 31 17 26,75 222,921 1113

46 0 ALEYNA İNANIR 12A 17 13 13,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 33 27 26,25 222,190 1120

47 73 ÇINAR COMART 12B 17 18 12,50 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 8 5 6,75 2 1 1,75 1 0 1,00 33 29 25,75 220,328 1133

48 19 YASİN EFE ŞENCAN 12C 21 16 17,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 32 30 24,50 217,099 1164

49 23 SU SEMİZ 12E 20 15 16,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 30 24 24,00 214,967 1183

50 27 BARIŞ TABAN 12C 16 9 13,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 28 17 23,75 214,771 1184

51 48 BERK ZORLU 12C 19 14 15,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 28 19 23,25 212,891 1205

52 82 BEYZA GÜLEÇ 12B 19 16 15,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 29 24 23,00 212,063 1211

53 12 SELAMİ SALİH SOYLU 12D 18 17 13,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 28 21 22,75 211,336 1218

54 51 METECAN DURSUN 12C 19 15 15,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 29 26 22,50 211,277 1219

55 58 KAAN KAYA 12C 13 13 9,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 27 19 22,25 210,849 1221

56 28 BATUHAN KARAMAN 12E 13 14 9,50 3 0 3,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 27 25 20,75 205,507 1266

57 303 MELİH ÇAKIR 12C 11 22 5,50 3 1 2,75 2 2 1,50 6 4 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 28 32 20,00 204,578 1275

58 68 HÜSEYİN  KALANÇ 12E 19 21 13,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 14 -3,50 31 43 20,25 204,065 1276
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ TYT KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-1 D.K.: 1201 (03-B SERİSİ) 74 120 120 1534

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,3310,89 20,61 2,68 1,41 2,33 2,20 1,08 1,93 2,61 0,79 2,41 3,14 1,00 2,89 0,01 0,01 0,00 8,54 2,88 7,83 1,65 0,66 1,49 1,46 1,36 1,12 1,93 1,02 1,67 1,58 0,54 1,45 49,1321,64 43,73 270,040

Okul Ortalaması 21,1212,59 17,97 2,70 1,31 2,38 2,16 1,38 1,82 1,95 0,78 1,75 3,01 1,08 2,74 0,00 0,01 0,00 4,11 2,35 3,52 0,50 0,32 0,42 0,88 0,78 0,68 1,15 0,57 1,01 0,77 0,35 0,68 38,3521,52 32,97 239,790

KATILIMLAR

59 6133 MEHMET ÇELEBİ 12B 6 5 4,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 22 9 19,75 203,295 1281

60 84 EY ÜL AYAŞ 12 16 17 11,75 3 1 2,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 5 3 4,25 26 25 19,75 202,565 1286

61 75 MELEK DEMİR 12A 20 16 16,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 8 0,00 2 0 2,00 28 34 19,50 202,182 1289

62 77 ŞEVVAL ACAR 12E 15 16 11,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 25 22 19,50 201,872 1292

63 46 ELA CELİK 12C 15 13 11,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 26 28 19,00 200,775 1298

64 87 EMİNE MEIİSSA CAN 12B 15 20 10,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 4 0,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 25 26 18,50 199,395 1307

65 50 MEDİNE OCAK 12C 13 20 8,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 26 32 18,00 198,887 1312

66 30 KÜRŞATALAÇAMLI 12E 13 18 8,50 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 5 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 30 17,50 196,459 1317

67 287 NEDİME KIZIL 12C 12 11 9,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 16 16,00 192,022 1344

68 6208 MEHMET KIYICI 12D 15 25 8,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 45 13,75 185,398 1376

69 25 YAĞIZ YEŞİL 12A 8 16 4,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 1 0,75 16 25 9,75 173,751 1425

70 60 KA NK ALYONC U 12B 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 9 10 6,50 164,332 1459

71 53 BUSENUR CEYLAN 12C 8 19 3,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 11 21 5,75 161,740 1466

72 61 AYŞE SILA KILIÇ 12E 9 14 5,50 9 14 5,50 160,942 1468

73 65 OĞUZ KAZAN 12E 7 33 -1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 15 49 2,75 153,307 1481

74 231 ENES TOSUN 12C 1 8 -1,00 1 8 -1,00
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